Orgamento : 47528
PY p Data de Emissao: 09/05/2025 17:00:36

Vendedor :72 - GEANE
A N OS E-mail geane.alves@bhp.com.br
Fone : (11) 31457575
CLIENTE PROPOSTA
Empresa 1064 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE Numero 47528
Endereco  Rua Sao Paulo ,355 - JARDIM RENE Validade 5dia(s)
Cidade/UF Sao Roque - SP Condicéo de Pagamento Vide abaixo
Telefone  DDD (11) 47848444 Condigdo do Frete CIF
Contato FERNANDES SANTOS
E-mail fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br
DESCRIGAO DOS EQUIPAMENTOS
Item| Produto NCM Un. | Qtd. | Unitario |% ICMS | VI. Total
EVAPORADORA LG INVERTER R32 HI WALL 12.000 BTUS,220V,QF, MOD.
1 S3NW12JA31A EB2GAMA 84159010 | Peca | 2,00 1.188,60 12 2.377,21

, | CONDENSADORA LG INVERTER R32 HI WALL 12.000 BTUS,220V,QF, MOD. | 84150020 | Peca | 200 | 178169 12 | 356338

o S O ot 84159020| Pega | 2,00 |  1.781,69| 12 3.563,38
_______ EVAPORADORA LG INVERTER R32 HI WALL 18.000 BTUS,220V,QF, MOD. | g4150010 | Pecs | 200 | 1799711 1o | 244541
3 | SANIW1BKLATG(A) EBRGAN 84159010| Pega | 2,00 | 172271 12 3.445,41
_______ CONDENSADORA LG INVERTER R32 HI WALL 18.000 BTUS,220V,FRIO, | a4150000 | Peca | 200 | 5437001 15 | 487400
b o SAUa BB EBYGAM] 84159020 | Pega | 2,00 |  2437,00] 12 4.874,00
VALOR DOS ITENS 14.260,00

FRETE 0,00

VALOR DO ORCAMENTO R$ 14.260,00

'Condigées do Fornecimento:

. Condigao de Pagamento dos Equipamentos: BOLETO 30 DDL - Sujeito a analise de crédito.

. Prazo de Entrega dos Equipamentos: Disponivel em estoque, entrega em até 07 dias via transportadora apos emissao da NF BHP.
*  Garantia LG Inverter: 01 ano total, pelo fabricante.

Consulte nossas formas de pagamento

(T @ @ visa D o
BOLETO il Diners Club

mastercard INTERNATIONAL

\ Informagoes Importantes

» Equipamentos seréo faturados pela empresa BHP Eng. Térmica e Com. Ltda — CNPJ 53.484.010/0005-30 Extrema/MG.
» Impostos dos Equipamentos conforme legislagéo vigente.

» Impostos dos Servigos conforme legislagao vigente.

» Mercadoria destinada a Uso e Consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do Inc. Il do Art. 70 do RICMS.
» Esse orgamento n&o garante a reserva de equipamentos.

Declaro estar ciente e de acordo com todas as informagodes descritas nesse orgamento.

Nome do Responsavel Assinatura do Responsavel
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mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: Geane Alves <geane.alves@bhp.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 9 de maio de 2025 17:26

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Orcamento para fornecimento de 5 ar condicionado e servicos de limpeza e higienizagdo em 36 equipamentos - ORC. 47.528
Anexos: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - ORC. 47528.pdf

Prioridade: Alta

Prezado Mauracy,

Boa tarde !

Comovai?

Conforme solicitado segue orcamento anexo considerando os Splits HW 12/18.000 BTU/h.
Fico a disposicdo para qualquer duvida e desde ja agradeco.

Atenciosamente

Geane Alves

Consultora de Vendas
. + 55 11 3145 7575 Ramal 218
0 +55 11 93149-4795 £
geane.alves@bhp.com.br

ARCOMNDICIONADO

Rua Almirante Margues Leao, 692
CEP D1330-010 - Bela Vista - 530 Paulo/5P

De: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 9 de maio de 2025 16:51

Para: geane.alves@bhp.com.br

Assunto: ENC: Or¢camento para fornecimento de 5 ar condicionado e servigos de limpeza e higienizagdo em 36 equipamentos.

Boa tarde, Sra. Geane!

Empresa: BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 53.484.010/0005-30

Telefone: (11) 3145-7575

geane.alves@bhp.com.br

Solicitamos a gentileza de responder o presente orcamento, constante do Anexo Il — Modelo de Proposta Comercial caso fique interessado em participar de
uma Dispensa Eletrénica que sera aberta ainda neste més, com valor total estimado em R$ 45.736,45.

Em sintese, vamos adquirir 5 (cinco) ares condicionados (LOTE I); mangueira cristal e bomba de drenagem de agua (LOTE Il); e contratacdo de servigos
para desinstalacao e instalagao de 5 (cinco) equipamentos, limpeza e higienizacao de 36 (trinta e seis) equipamentos de ares condicionados e reposi¢cao de
gas (LOTE Ill). Os detalhes estao pormenorizados no Anexo | — Termo de Referéncia.

Fico no aguardo do seu retorno.

Atenciosamente,

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234
mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
www.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

| —,
“8A0 ROGUE - A TERRA DO YINHO E BONITA POR RATUREZA®

ehipreripad me 3USED, de OO L

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Camara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagdo
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé n3o for destinatario desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor

encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .




