
CE GIGOV/SO 1870/2024 - PM SÃO ROQUE - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MCIDADES 900380/2020 -
Operação 1070877-02 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV

De <amanda@camarasaoroque.sp.gov.br>
Para 'Leticia Carvalho' <leticia@camarasaoroque.sp.gov.br>, 'Ângelo Óreo' <angelo@camarasaoroque.sp.gov.br>, 'Luciano'

<luciano@camarasaoroque.sp.gov.br>, 'Kelly Tashiro' <kelly@camarasaoroque.sp.gov.br>
Data 2024-08-23 08:34

 

 

De: Gabriela Lambiazzi - Planejamento <glambiazzi@saoroque.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 23 de agosto de 2024 08:20

Para: 'GIGOVSO01 - Comunicações' <gigovso01@caixa.gov.br>; 'A0576SP - AG São Roque/SP' <ag0576@caixa.gov.br>; amanda@camarasaoroque.sp.gov.br;

camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br; convenios@saoroque.sp.gov.br; gabinete@saoroque.sp.gov.br; 'GIGOVSO - GE Governo Sorocaba/SP'

<gigovso@caixa.gov.br>; 'GIGOVSO03 - Carteira Tropeiros' <gigovso03@caixa.gov.br>; 'GIGOVSO04 - Carteira Bandeirantes' <gigovso04@caixa.gov.br>; 'Luciene Maria

Costa' <luciene.costa@caixa.gov.br>; marcelo@camarasaoroque.sp.gov.br; mcantero@saoroque.sp.gov.br; obras@saoroque.sp.gov.br; orcamento@saoroque.sp.gov.br;

planejamento@saoroque.sp.gov.br; 'SEG6717SP - SE Governo Piracicaba/SP' <seg6717sp@caixa.gov.br>; 'SEV5447SP - SE Varejo Itu/SP' <sev5447sp@caixa.gov.br>;

'SR2582SP - SR Piracicaba/SP' <sr2582sp@caixa.gov.br>

Cc: 'Edgar Jose Viana' <edgar.viana@caixa.gov.br>

Assunto: RES: CE GIGOV/SO 1870/2024 - PM SÃO ROQUE - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MCIDADES 900380/2020 - Operação 1070877-02 - O�cio de Crédito de

Recursos - OBTV

 
Prezado, bom dia.

 

Informo que já u�lizamos parte do recurso para pagamento da 1ª medição.

Cordialmente,
Eng.ª Gabriela Lambiazzi Coura
Chefe da Divisão de Convênios
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
Prefeitura da Estância Turís�ca de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br  (11) 4784-9636

  ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE .   Aviso Legal:  Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo

seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você

não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a

informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei.  Os e-mails  desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso

você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

 

 

 

De: GIGOVSO01 - Comunicações <gigovso01@caixa.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2024 16:43

Para: A0576SP - AG São Roque/SP <ag0576@caixa.gov.br>; amanda@camarasaoroque.sp.gov.br; camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br;

convenios@saoroque.sp.gov.br; gabinete@saoroque.sp.gov.br; GIGOVSO - GE Governo Sorocaba/SP <gigovso@caixa.gov.br>; GIGOVSO03 - Carteira Tropeiros

<gigovso03@caixa.gov.br>; GIGOVSO04 - Carteira Bandeirantes <gigovso04@caixa.gov.br>; Luciene Maria Costa <luciene.costa@caixa.gov.br>;

marcelo@camarasaoroque.sp.gov.br; mcantero@saoroque.sp.gov.br; obras@saoroque.sp.gov.br; orcamento@saoroque.sp.gov.br; planejamento@saoroque.sp.gov.br;

SEG6717SP - SE Governo Piracicaba/SP <seg6717sp@caixa.gov.br>; SEV5447SP - SE Varejo Itu/SP <sev5447sp@caixa.gov.br>; SR2582SP - SR Piracicaba/SP

<sr2582sp@caixa.gov.br>

Cc: GIGOVSO01 - Comunicações <gigovso01@caixa.gov.br>; Edgar Jose Viana <edgar.viana@caixa.gov.br>

Assunto: CE GIGOV/SO 1870/2024 - PM SÃO ROQUE - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MCIDADES 900380/2020 - Operação 1070877-02 - O�cio de Crédito de Recursos -

OBTV

 

E-mail classificado como #PUBLICO

 
À
Câmara Municipal de Vereadores de SÃO ROQUE
 
Com cópia para
Prefeitura Municipal de SÃO ROQUE
 
Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União
Ref.: Contrato de Repasse OGU MCIDADES 900380/2020 - Operação 1070877-02 – Conta: 0576.006.00647094-9
 
 
                     Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
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1.                  Conforme ofício 0234/2024 anexo, notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 20/05/2024, no valor de R$ 452.942,70
(quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900380/2020, firmado
com o(a) Município de SÃO ROQUE, assinado em 20/07/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério
das Cidades, que tem por objeto "recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas na região central no município de São Roque/SP".
 
2.                  Ressaltamos que os recursos de todos os Contratos de Repasse/Termos de Compromisso assinados a partir de 2013 , quais operam por OBTV,
possuem aplicação automatica em Fundos (FIC/Transferências Voluntárias).
 
3.                  Portanto, se o crédito realizado (referente ao contrato de repasse) não for utilizado para pagamento de fornecedor(es)/tributos em até 30 dias da
emissão da Ordem Bancária, o tomador deverá realizar, no Portal Transferegov , a aplicação do recurso em poupança.
 
4.                  Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
DAYSE ARENHART MARINHO
Gerente de Filial
Gerencia Executiva de Governo – Sorocaba/SP
CAIXA
 

ALÔ CAIXA: 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 104 0 104 (demais localidades)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
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