Brian Vieira - Gabinete

De: Gisele Aparecida Rodrigues Rosa <grrosa@saoroque.sp.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 9 de maio de 2024 15:52

Para: bvieira@saoroque.sp.gov.br

Cc: jrviola@saoroque.sp.gov.br; dxsantos@saoroque.sp.gov.br; zoonoses@saoroque.sp.gov.br; scamargo@saoroque.sp.gov.br;
vhagostinho@saoroque.sp.gov.br; gsmorais@saoroque.sp.gov.br; pmyamamoto@saoroque.sp.gov.br; Ifcamini@saoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Informac@es para resposta a requerimento

Anexos: Notas Castracdo 2020-2023.pdf

Senhor Brian,
Segue abaixo as respostas dos itens solicitados:

1. Quantos cées e gatos foram castrados nos anos de 2020 a 2023? (apresentar a informagao por ano).

R.:
2020 1.040
2021 1.250
2022 2.415
2023 2.946
Total 7.651

2. Ainda em relacdo ao referido periodo, informar se o servigo de castracao foi realizado por empresas terceirizadas e quanto foi gasto em cada ano.

R.:

2020 | Empresa Tercerizada: José Ricardo Barrinuevo Pinto EIRELI - ME R$ 98.800,00
2021 | Empresa Tercerizada: José Ricardo Barrinuevo Pinto EIRELI - ME R$ 150.000,00
2022 | Empresa Tercerizada: Clinica Veterinaria Popular Sdo Roque R$ 273.500,00
2022 | Empresa Tercerizada: Clinica Veterinaria Ricardo LTDA R$ 32.915,00
2023 | Empresa Tercerizada: Clinica Veterinaria Popular Sdo Roque R$ 204.250,00
2023 | Empresa Tercerizada: Clinica Veterinaria Ricardo LTDA R$ 190.240,00

Total R$ 949.705,00
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3. Encaminhar copia das notas fiscais relativas aos pagamentos em questao.

R.: Anexo

Gisele Aparecida Rodrigues Rosa
by iy de. Prestacdo de Contas e Contabilidade

TS TICA

Departamento de Saude
m s Prefeitura da Estancia Turistica de S&o Roque

WwWw.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8590

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estancia Turistica de Sdo Roque, incluindo seus anexos,
é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagao confidencial e/ou privilegiada. Se vocé nédo for
destinatario desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacao,
por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba
algum e-mail que infrinja essa determinacédo favor encaminha-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

De: Daniel Xavier dos Santos - Compras [mailto:dxsantos@saorogue.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de maio de 2024 13:32

Para: pmyamamoto@saoroque.sp.gov.br

Assunto: ENC: InformacGes para resposta a requerimento

Prioridade: Alta

Boa tarde,
Encaminho para as devidas providéncias.

Atte


http://www.saoroque.sp.gov.br
mailto:informatica@saoroque.sp.gov.br
mailto:dxsantos@saoroque.sp.gov.br
mailto:pmyamamoto@saoroque.sp.gov.br

