mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br> em nome de
5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP LESTE <municipios.sp82@bb.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 11:21
Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
Cc: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br
Assunto: RE: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB
Anexos: Termo Flex Tarifas CAM SR.pdf
#interna

Prezado Mauracy, Boa tarde!
Os poderes foram cadastrados em nosso sistema.

Envio termo de ciéncia da flexibilizacao das tarifas de processamento da folha de pagamento, que
pelo periodo inicial de 12 meses sera isenta.

Peco acolher a assinatura e nos devolver, a flexibilizagao tera validade inicial no dia seguinte a
devolutiva deste documento assinado.

Permanecemos a disposicéao,

At.,

P Plataforma Setor PUblico Cotia
9 Escritério Municipios Sao Paulo Leste
6 Banco do Brasil S.A.
P (11) 99633-5371

SETDR Pl'lBLICO Municipios.sp82@bb.com.br

De: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 17:18

Para: 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP LESTE <municipios.sp82@bb.com.br>
Cc: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br <madeli@camarasaoroque.sp.gov.br>
Assunto: RES: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB

Vocé ndo costuma receber emails de mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br. Saiba por que isso é importante

Boa tarde,

Conforme solicitagdo segue o Oficio Presidente n°® 42/2024 sobre o Ato Delegatoério de Poderes.
Atenciosamente,



MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234
mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWww.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

~SA0 ROGUE - A TERRA DO VINHG

i Mbricigad m¥ 3USED. de QR0 P00 L

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Cadmara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagdo
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br> Em nome de 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP
LESTE

Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 12:55

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: ENC: Autorizacado de débito de Tarifas folha de pagamento BB

#interna

Prezado Mauracy, Boa tarde!
Foi possivel acolher a assinatura no anexo?
Aguardamos para viabilizar a emissao do termo de adesao da flexibilizacao da tarifa de

processamento da folha de pagamento.

At.,

Y Plataforma Setor Publico Cotia

9 Escritério Municipios Sao Paulo Leste

6 Banco do Brasil S.A.
> (11) 99633-5371

SETOR PljBl.lco Municipios.sp822bb.com.br

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes em nome de 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP LESTE
<municipios.sp82@bb.com.br>

Enviado: quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 11:37

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>

Assunto: RE: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB

Prezado Mauracy, Boa tarde!

Em atendimento ao oficio n® 14/2024, conseguimos autorizagao para isentar as tarifas de
processamento da folha de pagamento pelo periodo de 12 (doze) meses, apds este periodo
analisamos a renovacao da flexibilizacéo.



Para cadastrar no sistema e emitir o comprovante da flexibilizagao, precisamos cadastrar poderes
para o Presidente desta Camara assinar contratos junto ao BB, desta forma envio modelo de oficio
para assinatura do Presidente.

Fico no aguardo para que possamos cadastrar a flexibilizagao das tarifas em nosso sistema.

At.,

Y Plataforma Setor PUblico Cotia

9 Escritério Municipios Sao Paulo Leste

6 Banco do Brasil S.A.
P (11) 99633-5371

SETOR PliBLICO Municipios.sp82@2bb.com.br

De: mauracy@camarasaorogue.sp.gov.br <mauracy@camarasaorogue.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 16:30

Para: 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP LESTE <municipios.sp82@bb.com.br>
Cc: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br>

Assunto: RES: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB

Vocé nao costuma receber emails de mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br. Saiba por que isso é importante

Boa tarde, Pessoal

Encaminhamos pelo presente o Oficio Presidente n2 14/2024 formalizando o pedido para isencdo das tarifas
bancarias.

Agradecemos as providéncias.

Atenciosamente,

Mauracy Moraes de Oliveira
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234
mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
Www.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

h:ﬁ;_._f'"":_-—:__
“8A0 ROGUE - A TERRA DO YINHO E BONITA POR RATUREZA®

i Mbricigad m¥ 3USED. de QR0 P00 L

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Camara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagdo
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacgdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br> Em nome de 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP
LESTE

Enviada em: quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 12:40

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Cc: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RE: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB

#interna



Prezado Mauracy, Boa tarde!

Tendo em vista seu questionamento sobre a isencao das tarifas, vamos tentar internamente a
isencao da tarifa do processamento da folha.

E possivel nos enviar um oficio com o questionamento, para que possamos solicitar a isengdo?
No aguardo,

At.,

Plataforma
Escritorio N
Banco do B
’ (11) 99633

SETORPUBLICO  Mvnicipios.

De: mauracy@camarasaorogue.sp.gov.br <mauracy@camarasaorogue.sp.gov.br>
Enviado: terga-feira, 23 de janeiro de 2024 14:26

Para: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br>

Cc: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br <madeli@camarasaoroque.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Autorizacado de débito de Tarifas folha de pagamento BB

Vocé ndo costuma receber emails de mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br. Saiba por que isso é importante

Boa tarde, Satie!

Autorizamos de débito das Tarifas do BB referentes a folha de pagamento dos servidores da Camara Municipal da
Estancia Turistica de Sdo Roque.

Considerando que aplicamos durante o ano um valor consideravel, gostariamos de saber o que o BB pode oferecer
de isencdo de tarifas bancarias.

Atenciosamente,



Mauracy Moraes de Oliveira
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234
mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWww.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

~SA0 ROQUE - A TERRA DO VINHG E BONITA POR RATURELA

i Mbricigad m¥ 3USED. de QR0 P00 L

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Cadmara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagdo
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br <madeli@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: terca-feira, 23 de janeiro de 2024 12:28

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: ENC: Autorizacado de débito de Tarifas folha de pagamento BB

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br> Em nome de 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP
LESTE

Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 13:28

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Cc: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RE: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB

#interna

Prezado Mauracy, Boa tarde!

Podemos efetivar o débito da tarifa na data de hoje?

Aguardamos autorizagao.



At.,

Plataforma
Escritorio N
Banco do B
’ (11) 99633

SETORPUBLICO Mvnicipios.

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes em nome de 5905 - CARTEIRA 5052 - ESC MUN SP LESTE
Enviado: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 17:15

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>

Cc: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br <madeli@camarasaoroque.sp.gov.br>

Assunto: Autorizacdo de débito de Tarifas folha de pagamento BB

Prezado Mauracy, Boa tarde!
Enviamos Oficio referente as tarifas da prestagao de servigos de processamento da folha de pagamento - Dez/2023.

Aguardamos autorizagéo para realizar o débito na conta 150.014-7 agéncia 0523-1 (pode ser via resposta a este e-
mail).

At.,



#
2
SETOR PUBLICO

Plataforma
Escritorio N
Banco do B
(11) 99633-
Municipios.



