fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: financeiro@postodorodolfo.com.br

Enviado em: quarta-feira, 5 de julho de 2023 11:31

Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br; gestao@postorodovia.com.br

Cc: lucca.faturamento@gmail.com; mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br;
madeli@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Camara Municipal de Sdo Roque - Pregao Presencial 052023 -

Fornecimento de combustivel
Prezado Fernandes, bom dia!
Tudo bom?
Infelizmente serad necessdrio entrar com um novo recurso, assim de fato ndo conseguiremos a CND Federal de
pronto.

Confirmo o recebimento do seu e-mail abaixo.

Agradeco a atencao.

Att.,
NATALIA DE LUCCA
FINANCEIRD
financeiro@postodorodolfo.com.br
6 11 4712-2479 /[ 11 4712-7351

(5] 11 9.4073-1313 (@] @postodoradali E:I Postedo Redalfo

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>

Enviada em: terga-feira, 4 de julho de 2023 13:01

Para: financeiro@ postodorodolfo.com.br

Cc: lucca.faturamento@gmail.com; mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br; madeli@camarasaoroque.sp.gov.br
Assunto: Camara Municipal de Sdo Roque - Pregdo Presencial 052023 - Fornecimento de combustivel

Bom dia!

Senhores,

Referente ao andamento do Edital Pregdo Presencial N° 05, DE 02/06/2023, Processo Licitatério
N° 15, DE 16/05/2023 - Aquisicao parcelada de combustivel direto da bomba para os

veiculos oficiais da Camara Municipal:

Em resposta a notificacdo da Camara Municipal, a vossa empresa - Familia de Lucca Comércio de
Combustiveis Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 48.997.399/0001-53, manifestou data prevista para
regularizacao de documento pendente em 30/06/2023.

Ocorre que nesta data de 04/07/2023, ainda nao se consegue verificar a regularizacao do
documento no site da Receita Federal, conforme consulta anexa.

Tendo em vista a continuidade dos servigos publicos, uma vez que o fornecimento de combustivel
€ essencial para esta Camara Municipal.



Nesse sentido, solicitamos ciéncia neste e-mail para que a Cdmara possa seguir com seguranga
na tomada de decisao referente ao encerramento do procedimento ou
abertura de nova licitacao.

Por gentileza confirmar recebimento deste e-mail,

Atenciosamente,

Fernandes Santos Ribeiro

Assistente de Licitagdes/Compras/Contratos
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