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fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

De: Kelly Tashiro <kelly@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:27
Para: Fernandes
Cc: Mauracy; Madeli
Assunto: Fwd: Sodexo

Prezado Fernandes, bom dia. 
 
 
Segue para providências. 
 
Abaixo segue o e-mail do RH com as informações. 
 
Atenciosamente, 

--- 

 
 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Sodexo 
Data:2023-05-15 10:21 
De:<sg@camarasaoroque.sp.gov.br> 

Para:"'Kelly Tashiro'" <kelly@camarasaoroque.sp.gov.br>, <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>, 
<madeli@camarasaoroque.sp.gov.br>, <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br> 

 

Bom dia, 

  

OK 

Aditamento Contratual com a Sodexo para + 7 (sete) servidores. 

Licitação para mais 12 (doze) servidores 

Att. 

  



Simone Ghilardi R. Capuzzo
Recursos Humanos       
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De: Kelly Tashiro <kelly@camarasaoroque.sp.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2023 09:32 
Para: sg@camarasaoroque.sp.gov.br 
Cc: Fernandes <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br> 
Assunto: Re: RES: RES: Sodexo 

  

Prezada Simone, bom dia. 
 
A Sodexo nos encaminhou documento formal, informando que temos que cumprir o contrato, os 25% 
equivale a mais 7.  
 
Diante do seu e-mail anterior, teremos que licitar 12, já que só vamos poder aditar para mais 
7. Ok? 
 
Estamos trabalhando com informações do RH, que devem ser precisas. 
 
 
Me dê um ok e o Fernandes já poderá iniciar o procedimento. 
 
Desde já, grata pela atenção. 
 
Atenciosamente, 

--- 

 

 

Em 2023-05-12 17:21, sg@camarasaoroque.sp.gov.br escreveu: 

  

  



Simone Ghilardi R. Capuzzo
Recursos Humanos       

CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICADE O sg(Qcamarasaoroque.sp.gov.br |

SÃO ROQUE (9 99 9603-7799

WWWw.camarasaoroque.sp.gov.br

Q (MM 4784-8444 
3

Boa tarde, 

  

Em resposta e retificando as informações prestadas: 

  

Deverá ser feito o Aditamento Contratual com a Sodexo para + 8 
(oito) servidores, conforme mencionado no email anexo enviado pela 
Sodexo; e, 

  

Deverá ser realizada Licitação para mais 11 (onze) servidores (incluso 
os cargos que ainda não foram lotados e os que estão em processo de 
contratação). 

  

Att. 

  

  

 

  

De: Kelly Tashiro <kelly@camarasaoroque.sp.gov.br>  
Enviada em: sexta-feira, 12 de maio de 2023 14:32 
Para: sg@camarasaoroque.sp.gov.br 
Cc: Fernandes <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>; gnascimento@camarasaoroque.sp.gov.br; 
Madeli <madeli@camarasaoroque.sp.gov.br>; Mauracy <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>; V 
Rafaeltanzi <v.rafaeltanzi@camarasaoroque.sp.gov.br> 
Assunto: Re: RES: Sodexo 

  

Prezada Simone, boa tarde. 
 



Kelly Tashiro
| Diretora Geral
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Conforme reunião realizada hoje às 11h30, retificamos os dados do e-mail anterior para iniciarmos o 
procedimento da licitação do vale alimentação. 
 
Temos atualmente 29 servidores e 1 estagiário que recebem o vale alimentação.  
 
No entanto, temos 7 assessores que já recebem vale alimentação, sem o aditivo do contrato. 
Correto? 
 
De acordo com as informações passadas pelo RH, precisamos fazer o aditivo do contrato com a 
Sodexo, já com o aumento de 25%, adicionando no contrato mais 7 (assessores).  Certo? 
 
Além disso, verificamos na reunião, que teremos mais 1 estagiário,  2 servidores (Procurador jurídico 
e oficial legislativo) e 8 assessores. Sendo assim, precisamos licitar para 11. Correto? 
 
Os servidores que entrarem no decorrer do andamento da licitação, realizaremos o 
pagamento em pecúnia (sem desconto), até a licitação finalizar (não havendo 
habitualidade). 
 
Sendo assim, envio o presente e-mail para o RH confirmar as informações (acima expostas e faladas 
em reunião) para que o setor de licitação inicie o procedimento com dados exatos. 
 
Desde já, grata pela atenção. 
 
Atenciosamente, 

--- 

 

  

Em 2023-05-12 08:48, sg@camarasaoroque.sp.gov.br escreveu: 

Boa tarde, segue as informações atuais. 

  

  

Servidores                                                    30 

  

Estagiários                                                   01 

  

            TOTAL                                             31 

  



Simone Ghilardi R. Capuzzo
Recursos Humanos       

CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICADE O sg(Qcamarasaoroque.sp.gov.br |

SÃO ROQUE (9 99 9603-7799

WWWw.camarasaoroque.sp.gov.br

Q (MM 4784-8444 
5

  

FALTA: 

  

Estagiário                                                     01 

  

Servidores(Proc. Juríd. e Ofic. Legis.)   02 

  

Secretários de Gabinete                           15  

  

                                    TOTAL                      18 

                                                                        

  

OBS: Esclareço que somente no mês de abril foi pago o auxílio alimentação através de Cartão 
Sodexo, para os 8 (oito ) Secretários de Gabinete, contratados.   

  

Aguardo determinação com relação ao pagamento do auxílio alimentação a partir de maio/2023. 

  

Att 

  

  

 

  



Kelly Tashiro
| Diretora Geral
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De: Kelly Tashiro <kelly@camarasaoroque.sp.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 11 de maio de 2023 11:40 
Para: Sg <sg@camarasaoroque.sp.gov.br> 
Assunto: Sodexo 

  

Prezada Simone, bom dia. 
 
Preciso saber quantos cartões a mais precisamos pedir. 
 
Pois, de acordo com o contrato podemos pedir a mais apenas 37 cartões (fazendo o aditivo de 30 para 
37). 
 
Ficam faltando 4 apenas? 
 
Verifica, por favor. 
 
Atenciosamente,  

--  

 


