
Fernandes Santos Ribeiro
| Assistente de Licitações/Compras/Contratos

  

  
CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICADE E) fernandes(Qcamarasaorogque.sp.gov.br

SÃO ROQUE (O 29707-760

WWWw.camarasaoroque.sp.gov.br

Q (MM 4784-8444.

   
1

fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 14:55
Para: 'luiz.souza@bkbank.com.br'; 'ricardo.caldeira@bkbank.com.br'
Assunto: ENC: 07/12/2022 - PR/10/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE/SP
Anexos: Edital PP 102022 vale alimentação.pdf

 
Boa tarde! 
Segue, em anexo, o Edital conforme solicitado. 
E link de acesso do Pregão Presencial 10/2022 
http://efw.camarasaoroque.sp.gov.br:8079/comprasedital/comprasedital.dll 
 
Confirmar recebimento, 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

De: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br <camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br>  
Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 10:16 
Para: 'Mauracy' <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>; fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br 
Assunto: ENC: 07/12/2022 - PR/10/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE/SP 
 
 
 

De: Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 09:30 
Para: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br 
Cc: Ricardo Luiz Silva Caldeira <ricardo.caldeira@bkbank.com.br> 
Assunto: 07/12/2022 - PR/10/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE/SP 
 

Prezados, bom dia!  

  
Somos da empresa BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 16.814.330/0001-50, informamos 
que temos o interesse em participar do Pregão Presencial 8/2022 Menor Preço Global, visando a Contratação 
de empresa para fornecimento de vale alimentação na forma de cartões eletrônicos com chip de 
segurança, destinados a proporcionarem poder de compra de alimentação em estabelecimentos 
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comerciais credenciados, para os servidores e estagiários da Câmara Municipal da Estância Turística de 
São Roque, e gostaríamos de solicitar o edital que não foi possível localizar no site.  

 

  

  

Aguardamos retorno o mais breve possível. 

  

  

  

  

Cordialmente, 

Luiz Henrique Costa De Souza 
Estagiário Jurídico 
luiz.souza@bkbank.com.br 
 
www.bkbank.com.br 

   

 

 

Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que 
qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem indevidamente ou 
por engano, por favor, informe este fato ao remetente e a apague de seu computador imediatamente. 

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any 
unauthorized dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or 
accidentally, please notify the sender and delete it from your computer immediately. 

 
 


