fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@fleetcor.com.br>
Enviado em: terca-feira, 27 de setembro de 2022 10:45

Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Contato- VB Servicos

Bom dia, Fernandes,

Por discordar do posicionamento do TCE quanto ao prazo de pagamento estabelecido pela legislacdo do PAT, a VB
agradece o envio, porém declina de apresentar a cotacdo.

Atenciosamente,

CFLEETCOR’
SEMT @ vb E Reginaldo Flor Pereira

PARAR LicitagGes Publicas
Fleetcor Brazil - VB
Office: (11) 3004-4210 / 0800 725 4210
Cell Phone: : (11) 96578-0271
reginaldo.pereira@fleetcor.com.br

Presente

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 17:23

Para: Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@fleetcor.com.br>

Assunto: RES: Contato- VB Servigos

Segue, em anexo, o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo — Exame Prévio de Edital,
conforme anexo, vide pg 5, item 2.2
e balizamento legal é a Lei 4.320/64, artigo 12.

Atenciosamente,

De: Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@fleetcor.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 16:51
Para: fernandes@camarasaorogue.sp.gov.br

Assunto: RES: Contato- VB Servigos

Boa tarde, Fernandes,



Eu que agradeco o retorno,

Porém, em relagdo ao formato de pagamento, preciso que vocé me envie o balizamento legal para a ndo aplicacdo
da legislagcdo do PAT para a Administragdo Publica.

No aguardo, antecipo agradecimentos,

Atenciosamente,

Reginaldo Flor Pereira

LicitacBes Publicas
Email: reginaldo.pereira@fleetcor.com.br

Tel.: (11) 96578-0271 O casamento
UMA TMPRISA DO GRUPD www.vb.com.br que deu certo

MFLEETCOR " J‘

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 16:45

Para: Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@fleetcor.com.br>

Assunto: RES: Contato- VB Servigos

Boa tarde!
Obrigado pelo retorno.
1) E estimativa de preco para Processo Licitatdrio;

2) Avariacdo é na quantidade de cartdes (variacdo negativa ou positiva) e ndo referente a taxa de
administracao;

3) O pagamento antecipado ( pré pago) ndo se aplica a Administracdo Publica;

Estamos levantando os valores estimados, inclusive nos passar a taxa de administragdo no mercado, para
posterior Edital.

Atenciosamente,

Fernandes Santos Ribeiro

Assistente de LicitagGes Compras e Contratos
fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Tel cel : (11) 99707-7160

Tel : (11) 4784-8444 Ramal 262

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWW.camarasaoroque.sp.gov.br

FONE/PABX : (11) 4784-8444 / (11) 94394-2050 / (11) 94372-5467




De: Reginaldo Flor Pereira <reginaldo.pereira@fleetcor.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 16:25

Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Cc: Jaqueline Azevedo Correa <jaqueline.correa@vb.com.br>; Selma Souza Gama de Oliveira
<selma.oliveira@vb.com.br>

Assunto: RES: Contato- VB Servicos

Boa tarde, Fernandes. Como vai?
Sou o responsavel pelas LicitacGes na VB Servicos, e o minha colega Jaqueline me passou a sua demanda abaixo:

A VB Servicos, uma empresa de gestdo estratégica de toda cadeia de beneficios corporativos, sendo pioneiros e
lideres na gestdo de Vale Transporte. Atendemos as demandas de todos os Beneficios Corporativos: Vale transporte,
Cartdo Alimentacdo e Refeicdo, Cartdo Combustivel, Cartdo Presente e Cartdo Multidespesas. Fazemos parte de um
Grupo Multinacional, a Fleetcor, que dentre outras empresas é proprietaria das marcas SEM PARAR e CTF.

Na gestdo de Cartdes Alimentacdo e Refeicdo somos parceiros do IFOOD, que apresenta as seguintes caracteristicas:
Vantagens do cartdo IFOOD

e Mais de 4 milhdes de estabelecimentos credenciados pelo Brasil;

e Pagamentos por aproximacdo, ou via QR Code IFOOD. Seus funcionarios também podem utilizar nos
maiores Apps de delivery do pais;

e Vale refeicdo e vale alimentagdo em sé um Unico pldstico com a bandeira ELO;

e Segue aregulamentacdo do PAT (Programa de alimentac¢do do trabalhador);

e Liberdade de escolha. Seus colaboradores escolnem onde utilizar os beneficios, respeitando as suas
respectivas restri¢cdes alimentares.

Por favor, poderia me tirar algumas davidas:

1) Trata-se de uma compra direta com dispensa de Licitagdo ou é uma Estimativa de Precos?
2) Sobre o Item 2 do Edital:

2 QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE CARTOES
A quantidade mensal estimada de servidores da Camara Municipal que fazem jus ao Vale-Alimentacado é de 45
(quarenta e cinco), admitindo-se a variagcdo negativa ou positiva.

Questionamento: A legislacdo estabelece de maneira cristalina a vedagdo da pratica de taxa negativa:

Art. 175 do Decreto 10.854/2021. As pessoas juridicas beneficiarias, no ambito do contrato firmado
com fornecedoras de alimentacdo ou facilitadora de aquisicdo de refeicdes ou géneros alimenticios,
nado poderdo exigir ou receber qualquer tipo de desdgio ou imposicdo de descontos sobre o valor
contratado, prazos de repasse que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem
disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e beneficios diretos ou indiretos de qualquer
natureza nao vinculados diretamente a promocao de salude e seguranca alimentar do trabalhador.

3) DO PAGAMENTO(Formato pré-pago). Como sera o formato de pagamento?

Questionamento: A legislacdo estabelece de maneira cristalina que os pagamentos do crédito nos cartées
deverao ser em formato pré-pago, ou seja, anterior a data do crédito nos cartoes.
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Art. 32 da Medida Proviséria 1.108/2022 :0 empregador, ao contratar pessoa juridica para o
fornecimento do auxilio-alimentacdo de que trata o art. 22, ndo podera exigir ou receber:

| - qualquer tipo de desagio ou imposi¢cdo de descontos sobre o valor contratado;

Il - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a
serem disponibilizados aos trabalhadores; ou

[l - outras verbas e beneficios diretos ou indiretos de qualquer natureza ndo vinculados
diretamente a promocao de saude e seguranca alimentar do trabalhador, no ambito de
contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxilio-
alimentacado.

No aguardo, antecipo os mais sinceros agradecimentos,

Atenciosamente,

Antecipadamente eu agradeco a atencao.

Um abraco!

Reginaldo Flor Pereira

LicitagBes Publicas
Email: reginaldo.pereira@fleetcor.com.br

Tel.: (11) 96578-0271 O casamento P
UMA [MPRILA DO GRUPD WWW.Vb.Com.br que deU Certo

WFLEETCOR "

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 15:13

Para: Jaqueline Azevedo Correa <jaqueline.correa@vb.com.br>

Assunto: RES: Contato- VB Servigos

Boa tarde!
Segue, em anexo, o Termo de Referéncia para formacdo de proposta comercial.

DADOS CADASTRAIS:
RAZAO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81

ENDERECO: RUA SAO PAULO- N2 355-JARDIM RENE

CEP: 18.135-125 -SAO ROQUE/SP

FONE/PABX: (11) 4784-8444 / 94394-2050 / 94372-5467

Atenciosamente,

Fernandes Santos Ribeiro
Assistente de Licitacdes Compras e Contratos



fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Tel cel : (11) 99707-7160

Tel : (11) 4784-8444 Ramal 262

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWW.camarasaoroque.sp.gov.br

FONE/PABX : (11) 4784-8444 / (11) 94394-2050 / (11) 94372-5467

De: Jaqueline Azevedo Correa <jaqueline.correa@vb.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 15:06
Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: Contato- VB Servigos

Fernandes, Boa Tarde!

Conforme falamos segue e-mail para envio do termo para proposta comercial.

Atenciosamente,

Jaqueline Correa

Departamento Comercial
E-mail: jagueline.correa@vb.com.br
Tel.: +55 11 4573-6226

Cel: +55 11 94039-2683 (whatsapp)

A credibilidade da empresa gue
possui o 3elo RAT000.
Confira a VB no Reclame AQUI

UMA EMPRES & DO GRUPD

WFLEETCOR

www.vb.com.br




