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De: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 20 de junho de 2022 11:43
Para: 'licitacao@naviservice.com.br'

Assunto: ENC: PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO
Anexos: PLANILHA CUSTO MODELO.xls

Bom dia, Pessoal!
licitacao@naviservice.com.br

Conforme solicitagao, segue uma cépia da Planilha de Custos e Formagao de Pregos — Diuturno para
preenchimento, referente ao anexo Xlll do EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 06, DE 10/06/2022.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE
PORTARIA, 24 HORAS POR DIA, ININTERRUPTAS, 7 DIAS POR SEMANA.

Atenciosamente.

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234
mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWww.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

o
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ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Camara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagao
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br <camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de junho de 2022 09:00

Para: 'Mauracy' <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>; fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br
Assunto: ENC: PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO

De: LICITACAO - NAVISERVICE <licitacao@naviservice.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 17 de junho de 2022 18:01

Para: camarasaoroque@camarasaorogue.sp.gov.br

Assunto: PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO

Boa tarde !
Prezados , gostaria de solicitar caso fosse possivel a planilha do anexo XllI do EDITAL DO

PREGAO PRESENCIAL N° 06, DE 10/06/2022
PROCESSO LICITATORIO N2 013, DE 06/06/2022, assim facilitaria o preenchimento.

Desde ja agradeco



Depto. De Contratos
11-2339-5650

NAVISERVICE licitacao@nviservice.com.br
SERVICOS




