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OFICIO PRESIDENTE N° 49/2022

Sao Roque, 8 de fevereiro de 2022.

Excelentissimo Senhor Prefeito,

Tem o presente a grata satisfagdo de
cumprimenta-lo e, na oportunidade, solicitar os bons oficios de Vossa

Exceléncia no sentido de encaminhar ao departamento competente o
Balancete da Receita/Despesa referente ao més de janeiro de 2022.

Aproveito 0 ensejo para renovar meus sinceros
protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

JULIO ANTONIO MARIANO
Presidente

Ao
Excelentissimo Senhor

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO
DD. Prefeito da Estancia Turistica de
Sao Roque — SP
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Madeli

De: Debora Andrade - Finangas <dcmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 12 de abril de 2022 08:43

Para: ‘Madeli'

Assunto: RES: Solicitacdo Balancetes Despesa Camara - Jan e Fev/2022

Bom dia Madeli,
Ok, muito obrigadal
Att.

Débora Cassia S. N. da S. Moraes Andrade

| adm Chefe de Servigo Técnico de Contabilidade
- _E & de, Financas
w
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ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estancia Turistica de Sdo Roque, incluindo
seus anexos, & destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem ¢ dirigida, podendo conter informagdo confidencial e/ou privilegiada. Se
vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma,
utilizar a informagdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para
o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinacéo favor encaminha-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

De: Madeli [mailto:madeli@camarasaoroque.sp.gov.br]

Enviada em: terga-feira, 12 de abril de 2022 08:36

Para: dcmoraes@saoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Solicitagao Balancetes Despesa Camara - Jan e Fev/2022

Bom dia,

Debora.

Tudo bem?

Encaminho por aqui e mandarei via oficio também, ok?
Att

Madeli Figueira — Camara

De: Debora Andrade - Finangas <dcmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de abril de 2022 15:52

Para: madeli@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: Solicitacdo Balancetes Despesa Camara - Jan e Fev/2022

Madeli, boa tarde!
Ao dar inicio a consolidacdo das despesas orcamentarias e extras-orcamentdrias da Camara, fui em busca dos

relatorios de despesas no Portal da Transparéncia da Camara. Encontrei somente o Balancete de Despesa de
Janeiro, porém, o mesmo nao traz as informacdes de elemento de despesa com desdobramento.



