fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: heredes@camarasaoroque.sp.gov.br

Enviado em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 10:45

Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: ENC: Proposta de Renovacao AVG AntiVirus - Confirmacdo de Pedido

Anexos: NF 170 YoTech - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO
ROQUE.pdf

Bom dia

Licengas em perfeito funcionamento

Obrigado

De: Camila - YoTech Solugdes <yotech@yotechsolucoes.com>
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 08:45
Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Cc: heredes@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus - Confirmacdo de Pedido

Ola Fernandes e Heredes, bom dia.

Segue abaixo as informacgbes sobre a nova licenca do AVG:

F AvG

Produto: AVG Anti-Virus Business Edition

Numero de Licenga: KKPOB-GNIJR-NUQU2-A4WA4T-LIRST-RRIJS)
Numero de Computadores: 35

Data da expiracao: 11 de Dezembro de 2023

Segue a nota fiscal referente a esse pedido.

Dados para o pagamento:
BANCO ITAU

Agéncia 1668

Conta 37500-7

CNPJ 27.311.188/0001-45

Por gentileza, nos envie o comprovante para identificarmos o pagamento.

Qualquer duvida estarei a inteira disposicao.
Att,
Camila Rocha

Fone: (11) 3705-4616
E-mail: yotech@yotechsolucoes.com




v YoTech Solucoes

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 13:44

Para: 'Camila - YoTech Solugdes ' <yotech@yotechsolucoes.com>

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus - Confirmagao de Pedido

Obrigado pela compreensao.
No aguardo,

De: Camila - YoTech SolugGes <yotech@yotechsolucoes.com>

Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 12:16

Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus - Confirmacdo de Pedido

0Ol3a, Fernandes.

Sem problemas.

Assim que a licenca for liberada (o que deve acontecer entre hoje e amanha), eu te informo.
Att,

Camila Rocha

Fone: (11) 3705-4616
E-mail: yotech@yotechsolucoes.com

v YoTech Solucdes

De: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 12:13

Para: 'Camila - YoTech Solugdes ' <yotech@yotechsolucoes.com>

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus - Confirmagdo de Pedido

Boa tarde,

Reitero que somos Orgdo Publico, o Empenho Assinado ja é garantia de pagamento.

Assim que o numero da licenca for enviada e ativada pelo setor responsavel, daremos procedimento ao pagamento.
Pego a sua compreensdo,

De: Camila - YoTech Solugdes <yotech@yotechsolucoes.com>

Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 11:59

Para: fernandes@camarasaorogue.sp.gov.br

Cc: heredes@camarasaorogue.sp.gov.br

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus - Confirmagdo de Pedido

Boa tarde, Fernandes.



Segue a nota fiscal referente a esse pedido.

Dados para o pagamento:
BANCO ITAU

Agéncia 1668

Conta 37500-7

CNPJ 27.311.188/0001-45

Por gentileza, nos envie o comprovante para identificarmos o pagamento.

O novo nimero de licenga sera enviado em breve.
Att,
Camila Rocha

Fone: (11) 3705-4616
E-mail: yotech@yotechsolucoes.com

'V 4 YoTech Solucoes

De: fernandes@camarasaorogue.sp.gov.br <fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 11:29

Para: 'Camila - YoTech Solugdes ' <yotech@yotechsolucoes.com>

Cc: heredes@camarasaorogue.sp.gov.br

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus - Confirmagdo de Pedido

Bom dia, Camila.

Tudo bem?

Segue a Nota de Empenho, em anexo, confirmando o Pedido de renovagao da Licenga Corporativa AVG — 35
usuarios, conforme sua proposta comercial.

Por favor, assim que liberado comunicar por e-mail e inclusive ao sr. Heredes — responsavel pelo setor de Tl, em
cOpia, para que seja feita a ativacgdo.

Confirmar recebimento deste e-mail,
Nota Fiscal e dados para pagamento retornar neste e-mail;

Atenciosamente,

Fernandes Santos Ribeiro
Assistente de Compras e Licitacoes
Tel cel : (11) 99707-7160

Tel : (11) 4784-8444 Ramal 262

DADOS CADASTRAIS:
RAZAO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81
ENDERECO: RUA SAO PAULO- N2 355-JARDIM RENE
CEP: 18.135-125 -SAO ROQUE/SP
FONE/PABX: (11) 4784-8444 / 94394-2050 / 94372-5467
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De: Camila - YoTech Solugdes <yotech@yotechsolucoes.com>
Enviada em: segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 16:45
Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Cc: heredes@camarasaorogue.sp.gov.br

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus

Ola Fernandes, boa tarde.

Caso vocé tenha uma proposta de concorrente melhor, por gentileza, nos envie para que possamos verificar com a
fabricante se conseguimos cobrir os valores.

Qualquer duvida estarei a inteira disposicao.
Att,

Camila Rocha
Fone: (11) 3705-4616
E-mail: yotech@yotechsolucoes.com

v YoTech Solucdes

De: Camila - YoTech Solugdes <yotech@yotechsolucoes.com>
Enviada em: segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 12:03
Para: fernandes@camarasaoroque.sp.gov.br

Cc: heredes@camarasaorogue.sp.gov.br

Assunto: RES: Proposta de Renovagdo AVG AntiVirus

Bom dia, Fernandes.

Conforme conversamos, segue a proposta atualizada para 35 computadores:

F Avc

Renovacdo de Licenca - AVG Antivirus Business Edition - 35 Usudrios = RS 2.475,00 (1 Ano de Licenciamento)
Renovacdo de Licenca - AVG Antivirus Business Edition - 35 Usudrios = RS 3.725,00 (2 Anos de Licenciamento)
Renovacdo de Licenga - AVG Antivirus Business Edition - 35 Usudrios = RS 5.200,00 (3 Anos de Licenciamento)

Formas de Pagamento:
Depésito Bancario

Qualquer duvida estarei a inteira disposicao.



Att,

Camila Rocha
Fone: (11) 3705-4616
(11) 4319-1340
E-mail: yotech@yotechsolucoes.com

v YoTech Solucdes

De: Camila - YoTech Solugdes <yotech@yotechsolucoes.com>
Enviada em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 13:30
Para: heredes@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: Proposta de Renovac¢do AVG AntiVirus

Ola Heredes, boa tarde.

A licenga do AVG Antivirus da empresa CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE expira em
13/12/2020.

Nao deixe sua protec¢ao perder a validade!
Assim que sua licenga vencer, seus computadores néo estarGo mais protegidos.

Por gentileza, nos informe se hd interesse na renovagao.

Segue os valores validos:

oF Avc

Renovacdo de Licenga - AVG Antivirus Business Edition - 50 Usudrios = RS 3.045,00 (1 Ano de Licenciamento)
Renovacdo de Licenga - AVG Antivirus Business Edition - 50 Usudrios = RS 4.547,00 (2 Anos de Licenciamento)
Renovacdo de Licenga - AVG Antivirus Business Edition - 50 Usudrios = RS 6.374,20 (3 Anos de Licenciamento)

Formas de Pagamento:
Depdsito Bancario

- Para confirmar a compra basta preencher os dados abaixo:
Razdo Social:
Endereco:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Cep:

Fone:

CNPJ:

Inscri¢ao Estadual:
E-mail:

Obs.: Os dados acima serdo utilizados para emissao da Nota Fiscal.
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Qualquer duvida estarei a inteira disposicao.
Att,

Camila Rocha
Fone: (11) 3705-4616
(11) 4319-1340
E-mail: yotech@yotechsolucoes.com

YoTech Solucdoes




