elder@camarasaoroque.sp.gov.br

De: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

Enviado em: terca-feira, 18 de agosto de 2020 15:59

Para: ‘Luis’; elder@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: ENC: CE GIGOV/SO 2356/2020 - PM SAO ROQUE - CAIXA - Contrato de Repasse
OGU MDR 856948/2017 - Operagao 1044973-04 - Oficio de Crédito de Recursos -
OBTV

Anexos: OF 736 2020 - PM SAO ROQUE - 1044973-04 - Oficio de Credito de Recursos.pdf

De: GIGOVSOO01 - Comunicagdes <gigovso0l@caixa.gov.br>

Enviada em: terga-feira, 18 de agosto de 2020 15:44

Para: AO576SP - AG Sdo Roque/SP <ag0576@caixa.gov.br>; camarasaoroque @camarasaoroque.sp.gov.br;
convenios@saoroque.sp.gov.br; gabinete@saoroque.sp.gov.br; GIGOVSO - GE Governo Sorocaba/SP
<gigovso@caixa.gov.br>; GIGOVSOO03 - Carteira Tropeiros <gigovso03@caixa.gov.br>; GIGOVSO04 - Carteira
Bandeirantes <gigovsoO4@caixa.gov.br>; Luciene Maria Costa <luciene.costa@caixa.gov.br>; Otoniel Pereira da Costa
<otoniel.costa@caixa.gov.br>; planejamento@saoroque.sp.gov.br; scamargo@saoroque.sp.gov.br; SEG6717SP - SE
Governo Piracicaba/SP <seg6717sp@caixa.gov.br>; SEV5504SP - SE Varejo Sorocaba/SP <sev5504sp@caixa.gov.br>;
SR2582SP - SR Piracicaba/SP <sr2582sp@caixa.gov.br>; Selma Cernausan <selma.cernausan@caixa.gov.br>

Cc: GIGOVSOO01 - Comunicagdes <gigovsoOl@caixa.gov.br>; Cibele Nobrega Pedroso <cibele.pedroso@caixa.gov.br>
Assunto: CE GIGOV/SO 2356/2020 - PM SAO ROQUE - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 856948/2017 - Operacéo
1044973-04 - Oficio de Crédito de Recursos - OBTV

E-mail classificado como #PUBLICO
A

Camara Municipal de Vereadores de SAO ROQUE

Com copia para

Prefeitura Municipal de SAO ROQUE

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros — Orcamento Geral da Unido

Ref.: Contrato de Repasse OGU MDR 856948/2017 - Operagao 1044973-04 — Conta: 0576-006-647068-0

Excelentissimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Conforme oficio 0736/2020 anexo, notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob
blogueio, em 12/08/2020, no valor de R$ 196.680,00 (cento e noventa e seis mil e seiscentos e oitenta reais),
na conta vinculada ao Contrato de Repasse n°® 856948/2017, firmado com o(a) Municipio de SAO ROQUE,
assinado em 28/12/2017, no ambito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestdo do Ministério do



Desenvolvimento Regional, que tem por objeto “recapeamento asfaltico de vias publicas urbanas, no
municipio de Sao Roque’.

2. Ressaltamos que os recursos de todos os Contratos de Repasse/Termos de Compromisso
assinados a partir de 2013 , quais operam por OBTV, possuem aplicacdo automatica em Fundos
(FIC/Transferéncias Voluntarias).

3. Portanto se o crédito em referéncia for utilizado para pagamento de fornecedor(es)/tributos apos
30 dias da emissio da Ordem Bancaria, a prefeitura devera solicitar a partir do Portal de Convénios
(SICONV) a aplicagao do recurso em poupancga. Assim sendo, seguem os links de orientagbes quanto a
operacionalizacao OBTV:

Legislacdao | htip://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2011-2014/2011/Decreto/D7641 htm
Passo a http://portal.convenios.gov.br/images/docs/CGCAT/manuais/Convenio_Contrato _de Repasse Ter
Passo
Convenente
4. Estamos a disposicdo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rogério Fernando do Amaral
Gerente de Filial
Gerencia Executiva de Governo — Sorocaba/SP

CAIXA



Geréncia Executiva de Governo - Sorocabal/SP
Av. Antonio Carlos Comitre, n® 86 1° Andar - Pargue Campolim
CEP: 18047-620 - Sorocaba ~ SP
Tel: (15) 3333-2850
gigovso@caixa.gov.br

Offcio n® 0736 / 2020 / GIGOV/SO
Sorocaba, 13 de Agosto de 2020

A Sua Exceléncia o{a) Senhor(a)

Presidente da Camara Municipal de Vereadores de SAO ROQUE
Rua S&o Paulo, 355 - Jd René

CEP 18135-125 — SAO ROQUE ~ SP

Com copia para

A Sua Exceléncia o Senhor

CLAUDIO JOSE DE GOES

Prefeito Municipal

RUA SAO PAULO, 966 - TABOAO
CEP: 18135-125 — SAO ROQUE - SP

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros — Orgamento Geral da Unido.

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 12/08/2020, no valor de R$ 196.680,00
(cento e noventa e seis mil e seiscentos e oitenta reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse n°® 856948/2017 -
Operagéo 1044973-04, firmado com Municipio de SAO ROQUE, assinado em 28/12/2017, no &mbito do Programa
Planejamento Urbano, sob a gestdo do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto ‘recapeamento
asféltico de vias publicas urbanas no municipio de Sdo Roque”.

2. Informamos que o valor de Contrapartida devera ser depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma
Desembolso.

Respeitosamente,

ROGERIO FERNANDO  Assinado de forma digital por
PO ROGERIO FERNANDO DO
AMARAL:18271787870

AMARAL: 18271787870 Dados: 2020.08.14 20:29:33 -03'00"
ROGERIO FERNANDO DO AMARAL
Gerente de Filial
Geréncia Executiva de Governo
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