
 

TERMO DE RECEBIMENTO  

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-L, DE 30/10/2019 

Processo n° 068-L, de 24/09/2019 

Fornecedor: COTITECH COMERCIAL EIRELI 

CNPJ/MF nº 32.303.908/0001-60 

Objeto: Aquisição de microcomputadores ali in one com tela de 24”, Windows 10 

Pro. 

 

 

Atestamos, para fins do disposto no Item 13 do Edital do Pregão Presencial nº 

08/2019, referente a ENTREGA, RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO, que a empresa COTITECH COMERCIAL EIRELI, entregou o 

objeto licitado, mediante a apresentação da Nota Fiscal nº 000.000.114, datada de 

14/01/2020, a saber: 

19 (dezenove) microcomputadores ali in one com tela de 24”, Windows 10 Pro. 

Certificamos que os microcomputadores ali in one com tela de 24” atendem as 

demais especificações e características mínimas constantes do Termo de 

Referência do objeto do Pregão Presencial nº 08/2019. 

Registramos que nos termos do Edital a empresa teve prazo fixado de 15 (quinze) 

dias corridos, a contar de 27/11/2019, para entregar o referido objeto. Em 

15/01/2020 os microcomputadores foram recebidos por esta Casa de Leis, com um 

atraso de 33 (trinta e três) dias. 

Esclarecemos que a empresa por meio de seu representante legal, Sr. Pedro 

Henrique Viveiros Moreira de Sá, manteve o gestor do contrato desta Casa de Leis 



 

informado sobre as ocorrências que impediram o cumprimento o prazo, conforme 

e-mails encaminhados em 10/12/2019, 17/12/2019 e 19/12/2019, cópias anexas. 

Em seu último comunicado encaminhou o pedido solicitando autorização para 

prorrogação no prazo de entrega dos microcomputadores para a primeira quinzena 

de janeiro de 2020. 

Tendo em vista que não houve qualquer tipo de prejuízo para a administração desta 

Casa de Leis e que a empresa manteve contato direto esclarecendo o motivo do 

atraso, opinamos por aprovar as justificativas apresentadas e liberar o pagamento 

se a aplicação de penalidades ou sanções administrativas. 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 23/01/2020. 

 

 

HEREDES PIEDADE 

Presidente da Comissão Permanente Patrimônio 

 

 

MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  

Membro da Comissão Permanente Patrimônio 

 

 

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 

Membro da Comissão Permanente Patrimônio 
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mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

De: Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com>
Enviado em: 10 de dezembro de 2019 13:15
Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
Assunto: Re: cópia da Ata da 2ª Sessão Pública que trata da adjudicação do objeto para 

conhecimento

Bom dia Mauracy, como vai? 
Conforme contato telefonico, informo que o fabricante atrasou em alguns dias a producao por falta de um 
componete que por sua vez atrasou por causa do desembaraco na R.F. 
O componente ja chegou na linha de producao e estao programando a entrega para semana que vem. 
Assim que me passarem uma data mais exata repasso a informacao pra voce. 

Abraco 

Pedro 
 
Em qui., 21 de nov. de 2019 às 10:21, Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com> escreveu: 
Recebido Mauracy. 
Obrigado! 
 

 
Em qui., 21 de nov. de 2019 às 09:06, <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br> escreveu: 

Bom dia! 

  

  

À Empresa Cotitech Comercial Eireli 

A/c. Pedro Henrique Viveiros Moreira de Sá 

pedro@mmsainfo.com.br 

comercial.cotitech@gmail.com 

  

  

  

Em atenção ao Pregão Presencial nº 8/2019, Processo Administrativo nº 68/2019, referente a aquisição 
de 19 microcomputadores all in one, estamos encaminhado uma cópia da Ata da 2ª Sessão Pública que 
trata da adjudicação do objeto para conhecimento. 

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento do presente e-mail. 

Atenciosamente,  
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MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 

Diretor Administrativo (11) 99603-3234 

mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br 

  

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque 
www.camarasaoroque.sp.gov.br  (11) 4784 –8444 

  

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE.  Aviso Legal:  Esta mensagem da Câmara Municipal da Estância Turística de 
São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação 
confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, 
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei.  Os e-mails  desta 
Câmara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor 
encaminhá-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br . 

  

  

 
 
--  
Atenciosamente, 

Cotitech Comercial Eireli 
CNPJ: 32.303.908/0001-60 
Tel: (11) 4612-0215 

 
 
--  
Atenciosamente, 

Cotitech Comercial Eireli 
CNPJ: 32.303.908/0001-60 
Tel: (11) 4612-0215 
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mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

De: Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com>
Enviado em: 17 de dezembro de 2019 12:20
Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Atraso pedido ALL IN ONE

Bom dia Mauracy, como vai?? 
Ontem ligaram pra gente ai da Camara, sobre a entrega dos All in one. 
Fui confirmar a entrega para hoje do fabricante (que ja estava programada desde a compra), e tive essa surpresa 
maravilhosa  conforme segue o email que estou encaminhando. 
Segundo o fabricante, so conseguirao cumprir com a entrega na primeira quinzena de janeiro devido a recesso de 
final de ano. 
Como devemos proceder? 
Lembro que na sessao voce deixou bem claro que precisa dessas maquinas esse ano ainda. 
Simplesmente nao consigo pensar em uma solucao para esse ano ainda. 
Infelizmente, como revenda, nao temos poder sobre, programacao, producao e entrega de terceiros. 
Por favor nos ajude com qual procedimentos devemos tomar. 
 

Obrigado., 

Atenciosamente, 

Cotitech Comercial Eireli 
CNPJ: 32.303.908/0001-60 
Tel: (11) 4612-0215 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Fernanda - Gerente de Contas <vendas11@belmicro.com.br> 
Date: seg., 16 de dez. de 2019 às 16:41 
Subject: Atraso pedido ALL IN ONE 
To: <comercial.cotitech@gmail.com> 
 

Boa tarde Pedro; 
 
 
Primeiramente quero me desculpar pelo grande atraso em nosso pedido; 
 
Vou tentar lhe explicar o atraso tendo em viusta que o pedido foi fechado e pago pela sua empresa no dia 27/11. 
 
1ª Tivemos uma carda de insumos roubada no final do mês 11/2019  com 2 milhões em insumos  
2ª No período da black tivemos uma venda acima do esperado mais de 8000 maquinas na linha de produção 
3ª Quando os insumos específicos para montar ALL IN ONE entraram em estoque zerou os processadores, os quais 
já estão a caminho 
 
Meu diretor esta verificando para podermos comprar em algum parceiro local para podermos entregar pra vc o 
quanto antes, pois a recompra chega em 8 dias e mais 5 para lhe entregar. 
 
 
Assim que me posicionar eu lhe comunico. 
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Mais uma vez pesso que nos desculpe. 
 
 
 
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 

 
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet.
Mailtrack

 

Remetente notificado por  
Mailtrack 16/12/19 16:33:4 5  

 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 

 
 
--  
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mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

De: Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com>
Enviado em: 19 de dezembro de 2019 14:27
Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Atraso pedido ALL IN ONE
Anexos: Pedido de Prorrogacao Sao Roque Cam.pdf

 
Boa tarde Mauracy, tudo bem?? 
Nao obtive retorno seu do problema da entrega dos All in one. 
Anexo pedido de prorogacao formal. 
Por gentileza me confirme se recebeu. 
 

Obrigado, 

---------- Forwarded message --------- 
De: Pedro Moreira de Sa <comercial.cotitech@gmail.com> 
Date: ter., 17 de dez. de 2019 às 12:19 
Subject: Fwd: Atraso pedido ALL IN ONE 
To: <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br> 
 

Bom dia Mauracy, como vai?? 
Ontem ligaram pra gente ai da Camara, sobre a entrega dos All in one. 
Fui confirmar a entrega para hoje do fabricante (que ja estava programada desde a compra), e tive essa surpresa 
maravilhosa  conforme segue o email que estou encaminhando. 
Segundo o fabricante, so conseguirao cumprir com a entrega na primeira quinzena de janeiro devido a recesso de 
final de ano. 
Como devemos proceder? 
Lembro que na sessao voce deixou bem claro que precisa dessas maquinas esse ano ainda. 
Simplesmente nao consigo pensar em uma solucao para esse ano ainda. 
Infelizmente, como revenda, nao temos poder sobre, programacao, producao e entrega de terceiros. 
Por favor nos ajude com qual procedimentos devemos tomar. 
 

Obrigado., 

Atenciosamente, 

Cotitech Comercial Eireli 
CNPJ: 32.303.908/0001-60 
Tel: (11) 4612-0215 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Fernanda - Gerente de Contas <vendas11@belmicro.com.br> 
Date: seg., 16 de dez. de 2019 às 16:41 
Subject: Atraso pedido ALL IN ONE 
To: <comercial.cotitech@gmail.com> 
 

Boa tarde Pedro; 
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Primeiramente quero me desculpar pelo grande atraso em nosso pedido; 
 
Vou tentar lhe explicar o atraso tendo em viusta que o pedido foi fechado e pago pela sua empresa no dia 27/11. 
 
1ª Tivemos uma carda de insumos roubada no final do mês 11/2019  com 2 milhões em insumos  
2ª No período da black tivemos uma venda acima do esperado mais de 8000 maquinas na linha de produção 
3ª Quando os insumos específicos para montar ALL IN ONE entraram em estoque zerou os processadores, os quais 
já estão a caminho 
 
Meu diretor esta verificando para podermos comprar em algum parceiro local para podermos entregar pra vc o 
quanto antes, pois a recompra chega em 8 dias e mais 5 para lhe entregar. 
 
 
Assim que me posicionar eu lhe comunico. 
 
 
Mais uma vez pesso que nos desculpe. 
 
 
 
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 

 
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet.
Mailtrack

 

Remetente notificado por  
Mailtrack 16/12/19 16:33:4 5  

 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 

 
 
--  
 
 
 
--  
Atenciosamente, 

Cotitech Comercial Eireli 
CNPJ: 32.303.908/0001-60 
Tel: (11) 4612-0215 



COTITECH COMERCIAL EIRELI 
 

RUA CARAMBOLA, 891 Sala 102 – ALGARVE  –  COTIA – S.P. CEP 06715-110 TEL. (11)4612.0215 
C.N.P.J. N.º 32.303.908/0001-60   INSCRIÇÃO ESTADUAL  N.º  278.352.788.113 

comercial.cotitech@gmail.com 

Cotia, 16 de Dezembro de 2019. 

 

De: Cotitech Comercial Eireli. 
Para: Camara Municipal de São Roque   

Assunto: Pedido de Prorrogacao  

 

Pedido n: 00141/19 
Pregao Presencial n: 08/19 

 

Vimos, pelo presente, solicitar encarecidamente, autorização de prorrogação no prazo de 

entrega dos microcomputadores do pedido acima mencionada, para a primeira quinzena de Janeiro.  

Justificamos nossa solicitação com o atraso na producao por parte do fabricante conforme o mesmo 

informa em e-mail anexo. 

  

Desde já, agradecemos a compreensão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COTITECH COMERCIAL EIRELI 
 

RUA CARAMBOLA, 891 Sala 102 – ALGARVE  –  COTIA – S.P. CEP 06715-110 TEL. (11)4612.0215 
C.N.P.J. N.º 32.303.908/0001-60   INSCRIÇÃO ESTADUAL  N.º  278.352.788.113 

comercial.cotitech@gmail.com 
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