Prefeitura da Estancia Turistica de Sao Roque
Departamento de Planejamento e Meioc Ambiente

Sao Roque — ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’
Sdo Roque, 12 de agosto de 2022
MEMORANDO 112/2022 - DC

Ao Departamento de Financas
A/C Lucas Silvestre Paula

Ref.: Devolucdo de Saldo Remanescente do Convénio TC n2 0233.655-30/2007 PAC FNHIS -
Construcdo de 152 Unidades Habitacionais no Loteamento Lago dos Patos

Prezado,

Tomando por base a prestacdo de contas do referido convénio, solicito que
sejam tomadas as devidas providéncias quanto a restitui¢do do saldo financeiro remanescente
no valor de RS 1.034.871,95 (Um milhdo trinta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e
noventa e cinco centavos). Deverdo ser transferidos para a conta vinculada n.
0576.006.000647017-5, e DEVOLVIDOS PARA UNIAO.

Justifico essa solicitagdo em fungdo da obra ja ter sido concluida e a prestagdo
de contas estar em andamento.

Qutrossim, cabe ressaltar que esse saldo remanescente é referente a receita e
rendimentos de anos anteriores, em fungdo do tempo entre o depdsito da parcela e a
utilizacdo do recurso para pagamento ao fornecedor, cujo mesmo ndo é passivel de utilizagdo
conforme confirmacdo anexa.

Sendo RS 566.380,40 (quinhentos e sessenta e seis mil trezentos e oitenta
reais e quarenta centavos) de repasse nio utilizado e RS 468.491,55 (Quatrocentos e sessenta
e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) de rendimentos.

Ressalto ainda, que o referido Convénio foi assinado em 2007, sua obra
iniciada em 2015 e finalizada em 2018, e que esta gestdo esta realizando apenas a Prestagdo
de Contas para poder encerra-lo.

Estando a disposicdo para demais informagdes que se fizerem necessarias.
Atenciosamente,
HAYSA S. TIGRE DE SOUSA
Chefe de Divisdo do Dep. De Planejamento e Meio Ambiente




'Haysa Tigre

De: GIGOVSOO03 - Carteira Tropeiros <gigovso03@caixa.gov.br>

Enviado em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 11:24

Para: ‘convenios@saoroque.sp.gov.br'

Cc: GIGOVSO0O03 - Carteira Tropeiros; GIGOVSO04 - Carteira Bandeirantes; Marineusa Sizue
Ogusku Nakandakare; Adriana Renata dos Santos Goes

Assunto: RESP: #PUBLICO - CE GIGOVSO 1518/2022 - PM SAO ROQUE TC 0233.655-30/2007 FNHIS

- PRESTACAO DE CONTAS FINAL - ad

E-mail classificado como #PUBLICO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

A/c Eng? Haysa

1 Informamos que a obra foi concluida em 26/03/2018, objeto: Construgdo de 152 unidades habitacionais no
Loteamento Lago dos Patos, e que os recursos deverdo ser devolvidos a Unido.

2 Permanecemos a disposicdo para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Adriana Renata dos S Gdes

Assistente

Luciene Maria Costa

Coordenadora de Filial SE

Otoniel Pereira da Costa
Gerente de Filial SE
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sorocaba/SP

Tel.: (15) 3333-2850

De: Haysa Tigre <convenios@saoroque.sp.gov.br<mailto:convenios@saoroque.sp.gov.br>>
Enviada em: quarta-feira, 20 de julho de 2022 16:44



Para: GIGOVSOO03 - Carteira Tropeiros <gigovso03@caixa.gov.br<mailto:gigovso03 @caixa.gov.br>>; AO5765P - AG
S3o Roque/SP <ag0576@caixa.gov.br<mailto:ag0576@caixa.gov.br>>;
gabinete@saoroque.sp.gov.br<mailto:gabinete@saoroque.sp.gov.br>; GIGOVSO - GE Governo Sorocaba/SP
<gigovso@caixa.gov.br<mailto:gigovso@caixa.gov.br>>; GIGOVSO04 - Carteira Bandeirantes

<gigovso04 @caixa.gov.br<mailto:gigovso04 @caixa.gov.br>>; Luciene Maria Costa
<luciene.costa@caixa.gov.br<mailto:luciene.costa@caixa.gov.br>>;
mcantero@saoroque.sp.gov.br<mailto:mcantero@saoroque.sp.gov.br>;
obras@saoroque.sp.gov.br<mailto:obras@saoroque.sp.gov.br>;
orcamento@saoroque.sp.gov.br<mailto:orcamento@saoroque.sp.gov.br>;
planejamento@saoroque.sp.gov.br<mailto:planejamento@saoroque.sp.gov.br>; SEG6717SP - SE Governo
Piracicaba/SP <seg6717sp@caixa.gov.br<mailto:seg6717sp@caixa.gov.br>>; SEV5447SP - SE Varejo Itu/SP
<sev5447sp@caixa.gov.br<mailto:sev5447sp@caixa.gov.br>>; SR2582SP - SR Piracicaba/SP
<sr2582sp@caixa.gov.br<mailto:sr2582sp@caixa.gov.br>>

Cc: Marineusa Sizue Ogusku Nakandakare
<marineusa.nakandakare@caixa.gov.br<mailto:marineusa.nakandakare@caixa.gov.br>>; Roberto Santos Colliri
<roberto.colliri@caixa.gov.br<mailto:roberto.colliri@caixa.gov.br>>; Adriana Renata dos Santos Goes
<adriana.s.goes@caixa.gov.br<mailto:adriana.s.goes@caixa.gov.br>>;
glambiazzi@saoroque.sp.gov.br<mailto:glambiazzi@saoroque.sp.gov.br>

Assunto: RES: #PUBLICO - CE GIGOVSO 1518/2022 - PM SA0O ROQUE TC 0233.655-30/2007 FNHIS - PRESTACAO DE
CONTAS FINAL - ad

Prezados, boa tarde

Acuso recebimento!

Por gentileza, referente ao o valor existente na Conta Poupanga de RS 1.072.768,49, solicitada a devolugdo, gostaria
de verificar a possibilidade da utilizagdo do mesmo.

Atenciosamente,

[cid:image002.png@01D89DBD.98031BF0]

Eng.2 Haysa Tigre

Chefe de Divisdo

Planejamento - Convénios

Prefeitura da Estdncia Turistica de S3o Roque www.saoroque.sp.gov.br<http://www.saoroque.sp.gov.br/> (11)
4784-9636

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estancia Turistica
de S3o Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo
conter informac3o confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacao, por ser
ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o
trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor encaminha-lo para
informatica@saoroque.sp.gov.br<mailto:informatica@saoroque.sp.gov.br>



