mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: PAPO DE ESQUINA <fsystemadm@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 2 de junho de 2022 19:13

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: Fwd: planilha de custos licitacao

senhor progoeiro boa noite, infelizmente ndo estou no escritorio e ndo estou conseguindo abrir o email que te
enviei, mas fiz a planilha baseada nas informagdes abaixo, passao pelo meu contador.
espero ter ajudado.

http://www.fsystem.com.br

Ederson Felix

Gerente Administrativo
11 94526-5881

11 94749-4151
id:35*18*688

Gentileza, confirmar o recebimento.

Ster

—————————— Forwarded message ---------

De: controserv contabil <controserv@gmail.com>

Date: qua., 1 de jun. de 2022 as 16:02

Subject: Fwd: planilha de custos licitacao

To: FELIX FSYSTEM FSYSTEM FELIX <fsystemadm@gmail.com>

Veja Felix

————————— Mensagem encaminhada ---------

De: Ana Claudia Alves <claudia.controserv@gmail.com>
Data: qua., 1 de jun. de 2022 as 15:27

Assunto: Re: planilha de custos licitagdo

Para: Lucia Mendes <controserv@gmail.com>

Boa tarde Lucia,

N3o consegui baixar e alterar essa planilha, para agilizar segue as informacgdes abaixo:
Diurno (ANTONIO)

Abertura: 12/01/2022

A-01/06/2022



C - sindicato: SIEMACO
D - MTE 09/02/2022 / Convencdo Coletiva 01/01/2022 a 31/12/2023

MAO DE OBRA

2 - CBO: 391115 (Controlador de acesso)
3-RS$1.681,71

5 - 01 de Janeiro 2022

Médulo | P/Dia P/Més
A-R$1.681,71 RS 56,06 RS 1.681,71
Mdadulo |1

SUBMODULO 2.1

A-1/12 avos RS 140,14

B-1/12 avos +1/3 RS 186,85

SUBMODULO 2.2
A-RS$ 133,12 (9%)
H- RS 134,54

SUBMODULO 2.3

A-RS 17,20 MENSAL R$ 258,00
B -RS$ 17,77 MENSAL RS 355,40
C-RS$ 123,82

D -

E -

Total Mensais / diarios

RESUMO MODULO 2
2.1-
2.2-
2.3-

MODULO 3 / RESCISAO

Noturno
Abertura: 12/01/2022

A-01/06/2022
C - sindicato: SIEMACO
D - MTE 09/02/2022 / Convencdo Coletiva 01/01/2022 a 31/12/2023

MAO DE OBRA

2 - CBO: 391115 (Controlador de acesso)
3-R$1.681,71

5 - 01 de Janeiro 2022

Médulo | P/Dia P/Més
A-RS$1.681,71 RS 56,06 RS 1.681,71
D-20% 120H RS 224,23
G -D.S.R.S/AD NOT 25/5 RS 44,85
Total: RS 1.950,79

Modulo 1



SUBMODULO 2.1
A-1/12 avos RS 140,14
B-1/12 avos +1/3 RS 186,85

SUBMODULO 2.2
A-RS 133,12 (9%) 20% RS 336,34
H - RS 134,54

SUBMODULO 2.3

B - RS 17,77 MENSAL RS 355,40
C-RS$ 123,82

Total Mensais / diarios

RESUMO MODULO 2
2.1-
2.2 -
2.3-

MODULO 3 / RESCISAO

Livre de virus. www.avast.com.

Em qua., 1 de jun. de 2022 as 13:07, controserv contabil <controserv@gmail.com> escreveu:

————————— Mensagem encaminhada ---------

De: controserv contabil <controserv@gmail.com>

Data: ter., 31 de mai. de 2022 as 22:10

Assunto: Fwd: planilha de custos licitagdo

Para: Ana Claudia Alves <claudiacontroserv@gmail.com>

Claudia, o Felix precisa destas planilhas para amanha.

————————— Mensagem encaminhada ---------

De: PAPO DE ESQUINA <fsystemadm@gmail.com>
Data: ter., 31 de mai. de 2022 as 18:51

Assunto: planilha de custos licitacao

Para: Lucia Mendes <controserv@gmail.com>

lucia boa noite, ganhei uma licitagcdo de portaria hj em sdo roque, e tenho que encaminha até amanha estas duas
planilhas, sob o risco de ser considerado inabilitado, porém esta planilha tem informac¢des que eu nao sei colocar,
lembrando que o sindicato que uso como referencia é o siemaco, vocé consegue preencher estas planilhas

http://www.fsystem.com.br

Ederson Felix

Gerente Administrativo
11 94526-5881

11 94749-4151
id:35*18*688



Gentileza, confirmar o recebimento.

LUCIA MENDES BARROS
CONTROSERV Geréncia Geral

solucdes contabeis

(11)9 7123 4223 %
+55 (11) 4168 5658 controserv@gmail.com https://www.facebook.com/controservcontabil/

ESTAMOS JUNTOS!!!

LUCIA MENDES BARROS
o I
CONTROSERV Geréncia Gera

solucdes contabeis

(11)9 7123 4223 %
+55 (11) 4168 5658 controserv@gmail.com  https://www.facebook.com/controservcontabil/

ESTAMOS JUNTOS!!!

"POR FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO "
Att.

Ana Claudia - RH e Depto. de Pessoal
(11) 4168 5658 (11) 9 4746 6551

I




° Livre de virus. www.avast.com.

CONTROSERV

solucées centabeis

+55 (11) 4168 5658

LUCIA MENDES BARROS

controserv@gmail.com

Geréncia Geral

(11)9 7123 4223 9
https://www.facebook.com/controservcontabil/

ESTAMOS JUNTOS!!!




