mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br
_

De: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 16:38

Para: ‘construmc construgoes'

Assunto: RES: DISPENSA DE LICITACAO N° 18/2024

Anexos: CNPJ Camara Sao Roque SP.pdf; JAM CNH 2025.pdf

Boa tarde, Sr. Flavio!

Seguem as cépias dos documentos solicitados.
Quanto ao IPTU a Camara Municipal da Estancia Turistica de S3o Roque é isenta de pagamento.
Valeu...

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234
mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWww.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

~SA0 ROQUE - A TERRA DO VINHG E BONITA POR RATURELA

& Mbreripad #% 3 SE3 de 02000 L

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Camara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagao
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: construmc construgoes <construmcconstrucoes@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 09:17

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: Re: DISPENSA DE LICITACAO N2 18/2024

Bom dia.
Por gentileza, preciso que envie os documentos abaixo para fazermos a solicitacao dos documentos

junto ao Corpo de Bombeiros.

e Copiado RG com CPF do responsavel ( o responsavel que assinou a procuragao € a isencao)
e |PTUdo local
e CNPJ

Desde ja agradeco.
Atenciosamente,

Fernanda

Em qua., 8 de jan. de 2025 as 13:54, construmc construgoes <construmcconstrucoes@gmail.com>
escreveu:




Boa tarde, tudo bem?
Feliz Ano Novo!

Em anexo envio procuragao e termo de isengao de taxa, preciso que seja preenchida com os dados
do responsavel, devera ser enviado o documento em papel timbrado e assinado por gentileza.

Desde ja agradeco € estou a disposigao.

Atenciosamente,
Fernanda

Em sex., 20 de dez. de 2024 as 15:24, construmc construgoes
<construmcconstrucoes@gmail.com> escreveu:

Boa tarde.
Em anexo encaminho o contrato assinado.
Estou a disposicao.

Atenciosamente,
Fernanda.

Em sex., 20 de dez. de 2024 as 15:16, <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde, Fernanda!

Estou encaminhando outra via do Contrato n? 07/2024, para que o Flavio Antonio Candido assine primeiro.
Quando eu receber de volta refazemos as assinaturas por aqui e devolvo uma via original assinada digitalmente.
Peco nossas sinceras desculpas pelos transtornos, mas quando o documento foi assinado por vocés as nossas
assinaturas foram canceladas. Entdo solicitamos que o responsavel da empresa assine primeiro para o
procedimento ficar completo em um Unico documento.

Fico no aguardo do retorno.

Valeu...

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234

mauracy@camarasaorogue.sp.gov.br
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Camara Municipal da Estancia Turistica de S3o Roque
www.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444




ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Camara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagdo
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatdrio desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informagao, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: construmc construcoes <construmcconstrucoes@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 14:39

Para: mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

Assunto: Re: DISPENSA DE LICITACAO N2 18/2024

Boatarde, Mauracy!

Em anexo encaminho o Contrato n2 7, de 20/12/2024, referente Dispensa de Licitacdo n® 18/2024, assinado
digitalmente pelo responsavel pela empresa Flavio Antonio Candido.

Desde ja agradeco e duvida estou a disposic¢ao.

Atenciosamente,

Fernanda.

Em sex., 20 de dez. de 2024 as 14:08, <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br> escreveu:

Boa Tarde, Fernanda!

Pelo presente estamos comunicamos Vossa Senhoria que a sua empresa CONSTRUMC CONSTRUCOES LTDA,
inscrita no CNPJ sob n2 13.387.735/0001-61 foi a vencedora da Dispensa de Licitacdo n? 18/2024, que trata da
“Contratacdo de empresa de engenharia especializada em projetos de prevencdo e combate a incéndios para
atualizacdo e elaboracdo de projeto técnico e aprovagdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros”.



Aproveitamos a oportunidade para encaminhar a VIA ORIGINAL DIGITAL do Contrato n? 7, de 20/12/2024, para
firmar a contratacdo das partes mediante a assinatura digital de um dos Sécios Administradores.

Apds a assinatura DIGITAL solicitamos a devolugdo do presente para arquivamento no procedimento da
dispensa.

Atenciosamente,

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo (11) 99603-3234

mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br

~SA0 ROQUE - A TERRA DO VINHG E BONITA POR RATURELA
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Camara Municipal da Estancia Turistica de Sdo Roque
WWww.camarasaoroque.sp.gov.br (11) 4784 —8444

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Camara Municipal da Estancia Turistica de
Sdo Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informagdo
confidencial e/ou privilegiada. Se vocé ndo for destinatario desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacdo, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta
Camara tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso vocé receba algum e-mail que infrinja essa determinagdo favor
encaminha-lo para heredes@camarasaoroque.sp.gov.br .

De: Diogo Mendes de Souza Santos <compras@camarasaoroque.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 08:13

Para: Mauracy <mauracy@camarasaoroque.sp.gov.br>

Assunto: Fwd: DISPENSA DE LICITACAO N2 18/2024

Segue a proposta para arquivo.

Setor de Compras

! Camara Municipal da Esténcia Turistica de Sdo Roque

CAMARA MUNICIPAL @ compras@camarasaoroque.sp.gov.br
—— ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE —

® 999119582
WWW.camarasaoroque.sp.gov.br

@ (1) 4784-8444




Assunto:DISPENSA DE LICITACAO N° 18/2024
Data:2024-12-18 22:13
De:construmc construgoes <construmcconstrucoes@gmail.com>
Para:compras@camarasaorogque.sp.gov.br

Bom dia.

Encaminho Proposta Comercial juntamente com os documentos de Habilitacdo de acordo com o
edital para participar da Dispensa de Licitagdo n® 18/2024.

Desde ja agradeco e estou a disposicdo para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Engenheiro Flavio

Responsavel Legal

CONSTRUMC CONSTRUGCOES LTDA

CNPJ: 13.387.735/0001-61

CONSTRUMC CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.387.735/0001-61

(11) 2307-7877
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